
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 3037 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 9 6 7,05 8 7 5,14 4 3 2,95 3 4 2,05 2 3 1,14 26 23 18,33 308,630

KATILIMLAR

1 64 AS AY AN 11 4 9,67 12 3 11,00 6 0 6,00 5 3 4,00 4 0 4,00 38 10 34,67 399,143 1 1 73 73 356
% 35

2 70 BU UZ 11 4 9,67 8 7 5,67 3 4 1,67 7 1 6,67 2 3 1,00 31 19 24,68 359,710 2 2 114 114 520
% 51

3 86 UM ER AK 10 5 8,33 6 9 3,00 5 2 4,33 5 3 4,00 2 3 1,00 28 22 20,66 319,768 3 3 145 145 680
% 66

4 97 B* AL 8 7 5,67 8 7 5,67 5 2 4,33 5 3 4,00 1 3 0,00 27 22 19,67 316,803 4 4 150 150 695
% 68

5 82 GA SE OR 10 4 8,67 9 5 7,33 3 2 2,33 0 5 -1,67 3 2 2,33 25 18 18,99 311,656 5 5 153 153 716
% 70

6 69 AS DE AN 8 7 5,67 7 8 4,33 1 6 -1,00 0 8 -2,67 1 3 0,00 17 32 6,33 245,975 6 6 184 184 923
% 90

7 94 HA ME Bİ 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 3 3,00 2 6 0,00 1 4 -0,33 15 35 3,34 207,355 7 7 202 202 995
% 97
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 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 3037 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 9 6 7,05 8 7 5,14 4 3 2,95 3 4 2,05 2 3 1,14 26 23 18,33 308,630

SINIF: 

KATILIMLAR

1 64 AS AY AN 11 4 9,67 12 3 11,00 6 0 6,00 5 3 4,00 4 0 4,00 38 10 34,67 399,143 1 1 73 73 356
% 35

2 70 BU UZ 11 4 9,67 8 7 5,67 3 4 1,67 7 1 6,67 2 3 1,00 31 19 24,68 359,710 2 2 114 114 520
% 51

3 86 UM ER AK 10 5 8,33 6 9 3,00 5 2 4,33 5 3 4,00 2 3 1,00 28 22 20,66 319,768 3 3 145 145 680
% 66

4 97 B* AL 8 7 5,67 8 7 5,67 5 2 4,33 5 3 4,00 1 3 0,00 27 22 19,67 316,803 4 4 150 150 695
% 68

5 82 GA SE OR 10 4 8,67 9 5 7,33 3 2 2,33 0 5 -1,67 3 2 2,33 25 18 18,99 311,656 5 5 153 153 716
% 70

6 69 AS DE AN 8 7 5,67 7 8 4,33 1 6 -1,00 0 8 -2,67 1 3 0,00 17 32 6,33 245,975 6 6 184 184 923
% 90

7 94 HA ME Bİ 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 3 3,00 2 6 0,00 1 4 -0,33 15 35 3,34 207,355 7 7 202 202 995
% 97
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SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AS AY AN 64

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 6 0 6,00 86 2,95 2,95 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 4 0 4,00 80 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 38 10 34,67 69 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) BBACACcaBCAccCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbAACABCAbBAa

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) C CCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BbCBcCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AC CC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 0 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 0 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AS DE AN 69

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 1 6 -1,00 -14 2,95 2,95 3,98

Fen 8 0 8 -2,67 -33 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 1 3 0,00 0 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 17 32 6,33 13 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) BBbbacACbaACcCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABbabaBaAcCcBbA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) bbcabBb

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) acacbccb

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) Bbbb 

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 0 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
B* AL 97

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 2,95 2,95 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 1 3 0,00 0 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 27 22 19,67 39 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) BBcCAaAaabc*BCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBcbAAaABaAcccB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCCAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBBCac

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) Aa aa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 0 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BU UZ 70

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 3 4 1,67 24 2,95 2,95 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 31 19 24,67 49 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) BBACAacaBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) baBCcACABCcbacB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCbcbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCaA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AbabC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GA SE OR 82

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 9 5 7,33 49 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 3 2 2,33 33 2,95 2,95 3,98

Fen 8 0 5 -1,67 -21 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 25 18 19,00 38 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) ccCABaACA cCBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) AaAcaBB bACAcCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY)  bABC b

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bba   aa

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aCCAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 1 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 0 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 0 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 1 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 0 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 0 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HA ME Bİ 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 4 3 3,00 43 2,95 2,95 3,98

Fen 8 2 6 0,00 0 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 15 35 3,33 7 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) aaCbaBbCACbbcbb

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bababccaAbbABab

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) aAABbBa

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bcccaaBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) cCabb

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / ETYEMEZ ALPARSLAN GÜL İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UM ER AK 86

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,05 7,05 8,28

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,14 5,14 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 2,95 2,95 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,05 2,05 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 1,14 1,14 2,16

Toplam: 50 28 22 20,67 41 18,33 18,33 26,18

Sözel (TÜR) BBCAacbCACcCcCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) caAaaacabACABbA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CbABbBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcaBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) cCaAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
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